lveta Ga’ldoéikové - LUKUS

Od: Tomas Belko - LUKUS <tomas.belko@lukus.sk>
Odoslané: pondelok 22. januara 2024 10:43

Komu: iveta.gajdosikova@Iukus.sk; viktoria.malcekova@Iukus.sk
Predmet: FW: rezervacia - Synagoga Lucenec 31.1.24

prosim zaevidujte udaje a objednavku na prenajom priestorov pre p.Kor¢oka
Udaje nizie a suma, ktort budeme fakturovat je 300 €

Dakujem
Tomas Belko

From: Claudia Tran <claudia@trn.sk>

Sent: Monday, January 22, 2024 9:25 AM ;

To: Tomas Belko - LUKUS <tomas.belko@Ilukus.sk>; Petronela Halamova <petronela@ivankorcok.sk>
Subject: Re: rezervacia - Synagoga Lucenec 31.1.24

Dobry den

Dakujem
Posielam FA udaje:

Komplot Advertising s.r.o.
Moyzesova 5
811 05 Bratislava

ICO: 35 800 925
DIC: 2020280779
IC DPH: SK2020280779

S pozdravom
Alner
Sent from Outlook for iOS

From: Tomas Belko - LUKUS <tomas.belko@lukus.sk>
Sent: Friday, January 19, 2024 8:39:42 AM

To: 'Claudia Alner' <claudia@trn.sk>

Subject: RE: rezervacia - Synagoga Lu¢enec 31.1.24

Dobry deri pani Alner,

dakujem za zaslanie objednavky, prosim potom este o dorucenie fakturacnych Gdajov pre vystavenie faktury.
Potvrdzujem prijatie rezervécie, zabezpecime vietko potrebné.

Kompletna cena za prendjom priestorov + prendjom techniky je 300 €.

Dakujem a Zeldm prijemny defi

S pozdravom

Tomas Belko
LUKUS r.o. / Synagéga Luéenec / Radnica — Mestské muzeum Lucenec
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